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İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI OFİSİ – 

ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİ 

 

BİLDİRİM.1 

Elif Hanım selamlar tekrardan, 

Çok teşekkür ederim cevaplarınız ve ilginiz için. 

İyi çalışmalar dilerim. 

Melisa  

--- 

On 2024-01-23 13:14, Elif Unsal wrote: 

Merhaba Melisa, 

Rica ederim. 

Ortalamanın 2.5 altına düşmesi ile ilgili olarak;  

Erasmus Programına başvuru yapan öğrencilerin genel not ortalamalarının 2.5 ve üzeri olması gerektiğini 

ve gidecekleri döneme kadar da bu durumunun devam etmesinin önceliğimizin olduğunu,  

Partner okulların ortalama düşmesi sebebiyle öğrenci kabul etmeme haklarının olması sebebiyle bu 

durumun yaşanması icin minimum basvuru sartı olan ortalamanın altına düsmemesinin faydalı olacağını 

iletir, programının iptal olmasına neden olacak bir durumun olmadığını iletiriz. 

Yeni dönemin için başarılar dileriz. 

 

Elif ÜNSAL 

Office of International Students and Exchange Programs 

Bilkent University 

Ankara, Turkey 

|    +90 (312) 290 11 29  |    +90 (312) 290 47 87  |   www.bilkent.edu.tr 

  

http://www.bilkent.edu.tr/
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From: Melisa Şahin [mailto:melisa.sahin@ug.bilkent.edu.tr]  

Sent: Wednesday, January 17, 2024 1:12 PM 

To: Elif Unsal 

Subject: Re: About Erasmus Result 

Elif Hanım merhabalar, 

Şimdi gördüm mailinizi, çok teşekkür ederim dönüşünüz için.  

Bir de müsaitseniz bir şey daha sormak istiyorum.  Ortalamamın 2.5 altına düşmesi durumu haricinde iptal olmasını 

sağlayacak bir durum yok değil mi? Paylaştığınız slaydı incelediğimde göremedim ama yine de bir sormak istedim. 

Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. 

--- 

On 2024-01-13 12:07, Elif Unsal wrote: 

Merhaba Melisa, 

Erasmus Programına başvuru önceliğinin e-devlet olduğunu, Bilkent başvuru portalında da yerleştirilme işleminin 

yapıldığını iletirim.  

Tebrik eder, iyi hafta sonları dilerim. 

 

Elif ÜNSAL 

Office of International Students and Exchange Programs 

Bilkent University 

Ankara, Turkey 

|    +90 (312) 290 11 29  |    +90 (312) 290 47 87  |   www.bilkent.edu.tr 

From: Melisa Şahin [mailto:melisa.sahin@ug.bilkent.edu.tr]  

Sent: Monday, January 8, 2024 9:19 AM 
To: exchange@bilkent.edu.tr 
Subject: About Erasmus Result 

  

Hello,  

I am Melisa Şahin, a student of industrial engineering with the ID number 22103285. I have a question about my 

Erasmus result. 

When I enter this link https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/, I see that I have been accepted to Erasmus, but I cannot see 

it on this link http://app.erasmus.bilkent.edu.tr/. Does this mean there is a problem related to my Erasmus application 

and acceptance? Thank you for your attention, and I wish you a productive day. 

--  

mailto:melisa.sahin@ug.bilkent.edu.tr
http://www.bilkent.edu.tr/
mailto:melisa.sahin@ug.bilkent.edu.tr
mailto:exchange@bilkent.edu.tr
https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/
http://app.erasmus.bilkent.edu.tr/
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BİLDİRİM.2 

Sayın Elif hocam, 

Hocam öncelikle umuyorum ki iyisinizdir ve her şey yolundadır. Erasmus’a gidebilme sürecimdeki tüm 

destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde çok farklı bir deneyim yaşama şansı yakaladım. İtalya’dan 

veya Avrupa’dan bir ricanız olursa lütfen söyleyin. Tekrardan her şey için çok teşekkür ederim. 

Saygılarımla, 

Miraç Tan Demirkale 

On 2023-10-05 08:09, Elif Unsal wrote: 

Dear Cristina, 

I hope you're doing well.  

I would like to thank you for sending the Certificate of Arrival of Miraç.  

Best regards, 

 

 

Elif ÜNSAL 

Office of International Students and Exchange Programs 

Bilkent University 

Ankara, Turkey 

|    +90 (312) 290 11 29  |    +90 (312) 290 47 87  |   www.bilkent.edu.tr 

  

From: relgiurisp@unifi.it Unifi [mailto:relint@giurisprudenza.unifi.it]  

Sent: Tuesday, September 19, 2023 5:30 PM 

To: mirac.demirkale@ug.bilkent.edu.tr; Elif Ünsal 

Subject: Certificate of Arrival_Demirkale Mirac Tan 

Dear Partner, Dear student, 

please find attached the Certificate of Arrival. 

In a few days, we will sent it also to the student's UNIFI institutional address. 

We gently remind you that at the University of Florence, lessons and exams are held in presence. 

 

Kind regards, 

Lisa Masolini 

http://www.bilkent.edu.tr/
mailto:relgiurisp@unifi.it
mailto:relint@giurisprudenza.unifi.it
mailto:mirac.demirkale@ug.bilkent.edu.tr
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BİLDİRİM.3 

Merhaba Elif Hanım, 

 

Ben Melek Eylül Dumlu, hibe sözleşmesinin imzalanmış hali ektedir.  

Yardımınız için teşekkür ederim. 

 

İyi Çalışmalar Dilerim 

 

Melek Eylül Dumlu 

 

On 2024-01-15 13:59, Elif Unsal wrote: 

> Merhaba Eylül, 

>  

> Belglerini ve banka bilgini gönderdiğin için teşekkür ederim. 

>  

> Telefon görüşmemize istinaden ekteki hibe sözleşmesinden (toplam 8 

> sayfa) 2 adet çıktı alarak, her iki sözleşmenin 6.sayfalarını  

> imzalamanı ve aşağıda bilgisi verilen adrese kargo ile  

> gönderebileceğini veya Öğrenci İşleri Müdürlüğü Değişim Ofisi'ne elden  

> teslim edebileceğini, 

>  

> Şehir/ yurt dışında isen veya Bilkent'e gelemeyeceksen, sözleşmenin  

> 6.sayfasını imzalayıp taranmış olarak göndermeni rica ederim. 

>  

> Erasmus Programın bittikten ve Bilkent'e dönüş yaptıktan sonra ekteki  

> hibe sözleşmesinden 2 kopya alarak 6.sayfalarını imzalayıp bana elden  

> teslim edebileceğini iletirim. 

>  

> Sözleşmenin imzalı hali elden/ kargo elimize ulaştıktan sonra hibe  

> ödemenin işleme alınacağını bildirim. 

>  

> Kargo Adresimiz: 

> Bilkent Üniversitesi 

> Öğrenci İşleri Müdürlüğü 

> Değişim Programları Ofisi 

> Merkez Kampüs 

> 06800 Bilkent, Ankara 

> Türkiye 

> Tel: +90 312 290 11 29 

>  

> İyi günler dilerim. 

>  

> Elif ÜNSAL 

> Office of International Students and Exchange Programs Bilkent  

> University Ankara, Turkey 

> |    +90 (312) 290 11 29  |    +90 (312) 290 47 87  | 

> |www.bilkent.edu.tr 

>  

> -----Original Message----- 

> From: eylul.dumlu@ug.bilkent.edu.tr 

mailto:eylul.dumlu@ug.bilkent.edu.tr
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> [mailto:eylul.dumlu@ug.bilkent.edu.tr] 

> Sent: Thursday, January 11, 2024 3:12 PM 

> To: elif.unsal@bilkent.edu.tr 

> Subject: Erasmus için Gerekli Evraklar 

>  

> Merhaba Elif Hanım, 

>  

> Ben Melek Eylül Dumlu bahar döneminde Vrije Universitesine gideceğim  

> (Amsterdam). Seyahat sigortam, pre approval formum ve kabul mektubum  

> ektedir. TR410006701000000035196101 Yapı Kredi Bilkent Euro hesap  

> ibanım. Bu aşamadan sonra hibe ile ilgili ne yapmam gerekiyor bilgi  

> verirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim. 

>  

> Saygılarımla, 

> Melek Eylül Dumlu 

 

BİLDİRİM.4 

Merhaba Elif Hanım, 

 

Ben Melek Eylül Dumlu, hibe sözleşmesinin imzalanmış hali ektedir.  

Yardımınız için teşekkür ederim. 

 

İyi Çalışmalar Dilerim 

 

Melek Eylül Dumlu 

 

On 2024-01-15 13:59, Elif Unsal wrote: 

> Merhaba Eylül, 

>  

> Belglerini ve banka bilgini gönderdiğin için teşekkür ederim. 

> Telefon görüşmemize istinaden ekteki hibe sözleşmesinden (toplam 8 

> sayfa) 2 adet çıktı alarak, her iki sözleşmenin 6.sayfalarını  

> imzalamanı ve aşağıda bilgisi verilen adrese kargo ile  

> gönderebileceğini veya Öğrenci İşleri Müdürlüğü Değişim Ofisi'ne elden  

> teslim edebileceğini, 

>  

> Şehir/ yurt dışında isen veya Bilkent'e gelemeyeceksen, sözleşmenin  

> 6.sayfasını imzalayıp taranmış olarak göndermeni rica ederim. 

> 

> Erasmus Programın bittikten ve Bilkent'e dönüş yaptıktan sonra ekteki  

> hibe sözleşmesinden 2 kopya alarak 6.sayfalarını imzalayıp bana elden  

> teslim edebileceğini iletirim. 

>  

mailto:eylul.dumlu@ug.bilkent.edu.tr
mailto:elif.unsal@bilkent.edu.tr
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> Sözleşmenin imzalı hali elden/ kargo elimize ulaştıktan sonra hibe  

> ödemenin işleme alınacağını bildirim. 

>  

> Kargo Adresimiz: 

> Bilkent Üniversitesi 

> Öğrenci İşleri Müdürlüğü 

> Değişim Programları Ofisi 

> Merkez Kampüs 

> 06800 Bilkent, Ankara 

> Türkiye 

> Tel: +90 312 290 11 29 

>  

> İyi günler dilerim. 

>  

> Elif ÜNSAL 

> Office of International Students and Exchange Programs Bilkent  

> University Ankara, Turkey 

> |    +90 (312) 290 11 29  |    +90 (312) 290 47 87  | 

> |www.bilkent.edu.tr 

>  

> -----Original Message----- 

> From: eylul.dumlu@ug.bilkent.edu.tr 

> [mailto:eylul.dumlu@ug.bilkent.edu.tr] 

> Sent: Thursday, January 11, 2024 3:12 PM 

> To: elif.unsal@bilkent.edu.tr 

> Subject: Erasmus için Gerekli Evraklar 

> Merhaba Elif Hanım 

> Ben Melek Eylül Dumlu bahar döneminde Vrije Universitesine gideceğim  

> (Amsterdam). Seyahat sigortam, pre approval formum ve kabul mektubum  

> ektedir. TR410006701000000035196101 Yapı Kredi Bilkent Euro hesap  

> ibanım. Bu aşamadan sonra hibe ile ilgili ne yapmam gerekiyor bilgi  

> verirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim 

> Saygılarımla, 

> Melek Eylül Dumlu 

 

 

 

 

 

mailto:eylul.dumlu@ug.bilkent.edu.tr
mailto:eylul.dumlu@ug.bilkent.edu.tr
mailto:elif.unsal@bilkent.edu.tr


7 

 

BİLDİRİM.5 

Merhaba, 

Her şey için teşekkürler. Ben şu anda Antalya'dayım. Dosyayı imzaladım, ekte mevcut ayrıca 

kargoyla da gönderiyorum ancak birkaç gün sürebilir. İyi çalışmalar diler, teşekkür ederim. 

Sevgiler 

Sıla 

 

From: Elif Unsal <elif.unsal@bilkent.edu.tr> 

Sent: Saturday, January 13, 2024 2:41:48 PM 

To: sila.kurga@ug.bilkent.edu.tr <sila.kurga@ug.bilkent.edu.tr> 

Subject: RE: Sıla Kurğa Belgeler Polonya için 

Merhaba Sıla, 

Belgelerini ve banka bilgini gönderdiğin için teşekkür eder, hibenin (%80) ödenmesi için ilgili 

yazının yazıldığını iletirim. 

Ekteki hibe sözleşmesinden (toplam 8 sayfa) 2 adet çıktı alarak, her iki sözleşmenin 6.sayfalarını 

imzalamanı ve aşağıda bilgisi verilen adrese kargo ile gönderebileceğini veya Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü Değişim Ofisi'ne elden teslim edebileceğini, 

Şehir/yurt dışında isen ve/veya Bilkent'e gelemeyeceksen, sözleşmenin 6.sayfasını imzalayıp 

taranmış olarak göndermeni rica ederim.  

Kargo Adresimiz: 

Bilkent Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü 

Değişim Programları Ofisi 

Merkez Kampüs 

06800 Bilkent, Ankara 

Türkiye 

Tel: +90 312 290 11 29 

İyi günler dilerim. 

  

 

Elif ÜNSAL 

Office of International Students and Exchange Programs 

Bilkent University 

Ankara, Turkey 

|    +90 (312) 290 11 29  |    +90 (312) 290 47 

87  |   www.bilkent.edu.tr 

  

mailto:elif.unsal@bilkent.edu.tr
mailto:sila.kurga@ug.bilkent.edu.tr
mailto:sila.kurga@ug.bilkent.edu.tr
http://www.bilkent.edu.tr/
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From: sila.kurga@ug.bilkent.edu.tr [mailto:sila.kurga@ug.bilkent.edu.tr]  

Sent: Tuesday, January 9, 2024 11:58 AM 

To: elif.unsal@bilkent.edu.tr 

Subject: Sıla Kurğa Belgeler Polonya için 

Merhaba,  

Ben Sıla Kurğa az önce belgelerimi almıştım. Eklemem gerekenler de burada  

Sağlıklı günler  

TR170006701000000078774753 

Sıla Kurğa 

Iban Yapı Kredi  

 

BİLDİRİM.6 

Merhaba, 

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Zeynep ve ben Vfs üzerinden randevu alarak 

geçtiğimiz hafta vize başvurumuzu yaptık. Şu anda başvurumuzun değerlendirilmesini ve dönüş 

yapılmasını bekliyoruz.  

Bilginize, 

Deniz Çetin 

On 2024-01-13 11:14, Elif Unsal wrote: 

Merhaba Zeynep, Deniz,  

Umarım iyisinizdir. 

Mailine istinaden, geçen dönemlerde giden öğrencilerimizden aldığımız bilgilendirmeye göre 

VFS Global ile yaşanan sıkıntıların bilgisini vererek vize başvularını direk Polonyo 

Büyükelçiliği'ne giderek yaptıklarını ve vizelerini aldıklarını iletirim. 

Size de aynı yolu takip etmenizi önerir, vizenizin çıkmaması halinde, Bilkent'in akademik 

takviminde bilgisi verilen tarihleri dikkate alarak Bahar dönemi için pre-registration / ders 

seçimlerinizi yapmanı öneririm. 

Gelişmeleri paylaşmanızı rica eder, iyi hafta sonları dilerim.  

mailto:sila.kurga@ug.bilkent.edu.tr
mailto:sila.kurga@ug.bilkent.edu.tr
mailto:elif.unsal@bilkent.edu.tr
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Elif ÜNSAL 

Office of International Students and Exchange Programs 

Bilkent University 

Ankara, Turkey 

|    +90 (312) 290 11 29  |    +90 (312) 290 47 

87  |   www.bilkent.edu.tr 

  

From: Zeynep Göğebakan [mailto:rana.gogebakan@ug.bilkent.edu.tr]  

Sent: Friday, January 5, 2024 5:45 PM 

To: exchange@bilkent.edu.tr; Elif Unsal 

Cc: d.cetin@ug.bilkent.edu.tr 

Subject: Polonya Vize Problemi 

Hocam Merhaba, 

Yeni yılınız umarım güzel başlamıştır ve o şekilde devam eder. Bildiğiniz gibi önümüzdeki 

dönem Deniz Çetin ile Polonya'ya Erasmus'a gidecektik. Geçen aylarda defalarca baktığımızda 

Erasmus öğrencileri için randevu açık değildi fakat erasmus öğrencileri Ankara'da randevusuz 

başvuru gerçekleştirebiliyordu. Bu sabah VFS'ye gittiğimde yeni düzenleme ile randevusuz 

kimsenin alınmadığını öğrendim. Randevular şu an kapalı, gitmek için elimizden geleni 

yapacağız ama gitmeme durumunda okulda eğitime devam etmemiz için yapmamız gereken bir 

şey var mıdır? Süreçle ilgili bilgilendirmenizi rica ederiz. 

Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz. 

Saygılarımla 

 

BİLDİRİM.7 

Merhaba Elif Hanım, 

 

seyehat sigortam ektedir. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. 

 

Sagyılarımla, 

Mustafa GEÇİT - 22102991 

 

http://www.bilkent.edu.tr/
mailto:rana.gogebakan@ug.bilkent.edu.tr
mailto:exchange@bilkent.edu.tr
mailto:d.cetin@ug.bilkent.edu.tr
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On 2023-12-27 10:01, Elif Unsal wrote: 

> Merhaba Mustafa, 

>  

> Sigortanı ve banka bilgilerini gönderdiğin için teşekkür ederim. 

>  

> Bugün imzalamış olduğun hibe sözleşmeni elinde bulunması ve bilgi için  

> iletir, seyahat sigortanı beklediğimi bildiririm. 

>  

> İyi günler dilerim. 

>  

> Elif ÜNSAL 

> Office of International Students and Exchange Programs Bilkent  

> University Ankara, Turkey 

> |     +90 (312) 290 11 29  |     +90 (312) 290 47 87  |    

> www.bilkent.edu.tr 

>  

>  

> -----Original Message----- 

> From: mustafa.gecit@ug.bilkent.edu.tr  

> [mailto:mustafa.gecit@ug.bilkent.edu.tr] 

> Sent: Tuesday, December 26, 2023 6:20 PM 

> To: elif.unsal@bilkent.edu.tr 

> Subject: ERASMUS İÇİN SİGORTA BELGESİ VE İBAN 

> Merhaba iyi günler Elif hanım, 

> sigorta belgesini ekte bulabilirsiniz, iban ı da altta bir yerlere  

> koyuyorum şimdi. 

>  

> YAPIKREDİ EURO DÖVİZ HESABI IBANI: TR390006701000000039087486 

>  

> Saygılarımla, 

> Mustafa Geçit - 22102991 

 

BİLDİRİM.8 

Merhaba Elif Hanım, 

Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Karşı okuldaki erasmus sorumlusuyla olan 

görüşmemde onlara böyle bir bildirimin gelmediğini söyledi. Bildirim mail yoluyla otomatik 

iletiliyor mu yoksa benim LA dosyasını indirip onlara göndermem mi gerekiyor? Bu konuda 

bilgilendirebilirseniz çok sevinirim. 

http://www.bilkent.edu.tr/
mailto:mustafa.gecit@ug.bilkent.edu.tr
mailto:mustafa.gecit@ug.bilkent.edu.tr
mailto:elif.unsal@bilkent.edu.tr
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Saygılarımla, 

Berkin 

On 2024-01-08 11:02, Elif Unsal wrote: 

Merhaba Berkin, 

Online Learning Agreement formunu iletir, karşı okuluna bildirim gönderildiğini bildiririm. 

İyi günler dilerim. 

 

Elif ÜNSAL 

Office of International Students and Exchange Programs 

Bilkent University 

Ankara, Turkey 

|    +90 (312) 290 11 29  |    +90 (312) 290 47 

87  |   www.bilkent.edu.tr 

From: Bilkent-Exchange [mailto:no-reply@bilkent.edu.tr]  

Sent: Monday, January 8, 2024 10:56 AM 

To: exchange@bilkent.edu.tr 

Subject: LA Pending Approval 

LA pending office approval.  

 

First Name: Berkin 

Lastname: UĞUZ 

E-mail: berkin.uguz@ug.bilkent.edu.tr 

LA: 

https://app.erasmus.bilkent.edu.tr/tr/backend/mobilities/la/uid/89AAB2C84701BA6F37259BBE

3C5F7185 

LA List: https://app.erasmus.bilkent.edu.tr/tr/backend/mobilities/la-operations/semester/139 

 

Bilkent Üniversitesi - Değişim Ofisi 

 

http://www.bilkent.edu.tr/
mailto:no-reply@bilkent.edu.tr
mailto:exchange@bilkent.edu.tr
mailto:berkin.uguz@ug.bilkent.edu.tr
https://app.erasmus.bilkent.edu.tr/tr/backend/mobilities/la/uid/89AAB2C84701BA6F37259BBE3C5F7185
https://app.erasmus.bilkent.edu.tr/tr/backend/mobilities/la/uid/89AAB2C84701BA6F37259BBE3C5F7185
https://app.erasmus.bilkent.edu.tr/tr/backend/mobilities/la-operations/semester/139
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BİLDİRİM.9 

Sevgili Elif Hanım, 

Süreç boyunca olan desteğiniz için ben teşekkür ederm. İyi günler dilerim! 

Sude Aşık 

 

On 2024-01-05 11:17, Elif Unsal wrote: 

> Merhaba Sude, 

> Hibe sözleşmelerini aldığımı iletir, getirdiğin için teşekkür ederim. 

> İyi hafta sonları dilerim. 

>  

> Elif ÜNSAL 

> Office of International Students and Exchange Programs Bilkent  

> University Ankara, Turkey 

> |    +90 (312) 290 11 29  |    +90 (312) 290 47 87  |    

> www.bilkent.edu.tr 

>  

 

> -----Original Message----- 

> From: Elif Unsal [mailto:elif.unsal@bilkent.edu.tr] 

> Sent: Friday, December 22, 2023 9:30 AM 

> To: 'sude.asik@ug.bilkent.edu.tr' 

> Subject: RE: Erasmus Sağlık Sigartosu 

>  

> Merhaba Sude 

> Sigortanı gönderdiğin için teşekkür ederim. 

> Ekteki hibe sözleşmesinden (toplam 8 sayfa) 2 adet çıktı alarak, her  

> iki sözleşmenin 6.sayfalarını imzalamanı ve aşağıda bilgisi verilen  

> adrese kargo ile gönderebileceğini veya Öğrenci İşleri Müdürlüğü  

> Değişim Ofisi'ne elden teslim edebileceğini, 

> sözleşmelerinin imzalı hali e-mail / kargo/ elden elimize ulaştıktan  

> sonra hibe ödemenin işleme alınacağını bildirim. 

>  

> Bilkent Üniversitesi 

> Öğrenci İşleri Müdürlüğü 

> Değişim Programları Ofisi 

> Merkez Kampüs 

> 06800 Bilkent, Ankara 

> Türkiye 

> Tel: +90 312 290 11 29 

>  

http://www.bilkent.edu.tr/
mailto:elif.unsal@bilkent.edu.tr
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> Office and Call Hours: 

> Monday:None, 

> Tuesday-Wednesday: 09:00-12:00-13:30-17:00, 

> Thursday-Friday: 13:30-17:00. 

> Lunch Break: 12.00-13.15 Everyday 

>  

> İyi günler dilerim. 

>  

> Elif ÜNSAL 

> Office of International Students and Exchange Programs Bilkent  

> University Ankara, Turkey 

> |     +90 (312) 290 11 29  |     +90 (312) 290 47 87  |    

> www.bilkent.edu.tr 

>  

>  

 

 

> -----Original Message----- 

> From: sude.asik@ug.bilkent.edu.tr [mailto:sude.asik@ug.bilkent.edu.tr] 

> Sent: Thursday, November 30, 2023 10:08 PM 

> To: elif.unsal@bilkent.edu.tr 

> Subject: Erasmus Sağlık Sigartosu 

>  

> Sevgili Elif Hanım, 

>   Ben Sude Aşık, önümüzdeki dönem Hollanda Maastricht Üniversitesi'ne  

> gideceğim. Sizlere daha önce IBAN bilgilerimi göndermiştim. Şimdi de  

> sağlık sigortamı hem İngilizce hem de Türkçe olarak sizlere  

> iletiyorum. 

> Kolaylıklar dilerim, 

>  

> Sude Aşık 

>  

 

BİLDİRİM.10 

Elif Hanım Merhaba, 

Ekte tamamen imzalı LA formumu görebilirsiniz. 4 dersi alamama ihtimalim var, ders kayıtları 

13 Şubat'ta açıklanacak. Sonuçlara göre yenilenmiş LA ve Pre Approval formumu size iletirim. 

Fakat istediğim tüm dersleri alabilirsem derslerim bu şekilde olacak. 

http://www.bilkent.edu.tr/
mailto:sude.asik@ug.bilkent.edu.tr
mailto:sude.asik@ug.bilkent.edu.tr
mailto:elif.unsal@bilkent.edu.tr
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Ayrıca imzalı hibe sözleşmem ÖİM'e temsil edilmiş gözüküyor kargo tarafından. Bu konuda bir 

sıkıntı yok değil mi? LA ile beraber tüm belgeleri tamamladım. Hibem ne zaman yatar sizce? 

Yardımlarınız için teşekkür ederim. 

Alpin Nur Çağır 

22003201 

 

On 2024-01-19 17:04, Alpin Nur Çağır wrote: 

Elif Hanım tekrardan merhabalar,  

Ekte Pre Approval formumu iletiyorum size. Karşı okul LA imzalar imzalamaz onu da 

ileteceğim. 

  

Bir de imzalı hibe sözleşmem ÖİM'e temsil edilmiş gözüküyor kargo tarafından. Bu konuda bir 

sıkıntı yok değil mi? Hibem ne zaman yatar sizce? 

Yardımlarınız için teşekkürler, 

Saygılarımla, 

Alpin Nur Çağır 

22003201 

 

 

On 17 Jan 2024, at 16:37, Alpin Nur Çağır <nur.cagir@ug.bilkent.edu.tr> wrote 

Merhaba Elif Hanım,  

Maalesef şehir dışında olduğum için ÖİM'e gelip imzalayamadım belgeleri fakat bugün kargoya 

verdim en geç iki gün içerisinde elinize geçecektir. Ekte imzalı 6.sayfanın taranmış halini 

iletiyorum. LA ve Pre-Approval içinse hala hocalardan imza bekliyorum biter bitmez onu da size 

ileteceğim. 

Saygılarımla, 

Alpin Nur Çağır 

22003201 

mailto:nur.cagir@ug.bilkent.edu.tr
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On 16 Jan 2024, at 16:17, Elif Unsal <elif.unsal@bilkent.edu.tr> wrote: 

Merhaba Alpin Nur, 

Sigortanı gönderdiğin için teşekkür ederim.  

Ekteki hibe sözleşmesinden (toplam 8 sayfa) 2 adet çıktı alarak, her iki sözleşmenin 6.sayfalarını 

imzalamanı ve aşağıda bilgisi verilen adrese kargo ile gönderebileceğini veya Öğrenci İşleri 

Müdürlüğü Değişim Ofisi'ne elden teslim edebileceğini, 

Şehir/ yurt dışında isen veya Bilkent'e gelemeyeceksen, sözleşmenin 6.sayfasını imzalayıp 

taranmış olarak göndermeni rica ederim.  

  

Erasmus Programın bittikten ve Bilkent'e dönüş yaptıktan sonra ekteki hibe sözleşmesinden 2 

kopya alarak 6.sayfalarını imzalayıp bana elden teslim edebileceğini iletirim. 

Sözleşmenin imzalı hali elden/ kargo elimize ulaştıktan sonra hibe ödemenin işleme alınacağını 

bildirim. 

  

Kargo Adresimiz: 

Bilkent Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü 

Değişim Programları Ofisi 

Merkez Kampüs 

06800 Bilkent, Ankara 

Türkiye 

Tel: +90 312 290 11 29 

İyi günler dilerim. 

mailto:elif.unsal@bilkent.edu.tr
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From: Alpin Nur Çağır [mailto:nur.cagir@ug.bilkent.edu.tr]  

Sent: Tuesday, January 16, 2024 11:13 AM 

To: Elif Unsal 

Subject: Re: Erasmus Hibesi Hk. 

  

Elif Hanım Merhaba, 

Ben Alpin Nur Çağır iktisat 3.sınıf öğrencisiyim az önce telefondan konuşmuştuk. 

Ekte hem AT11 formumu hem de özel sağlık sigortamı iletiyorum. Hibe anlaşmasını da atarsanız 

ben hemen imzalayıp yollarım. 

Yardımlarınız için teşekkürler. 

Saygılarımla, 

Alpin Nur Çağır 

22003201 
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